compras1@camarasumare.sp.gov.br
__

De: compras1@camarasumare.sp.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 30 de maio de 2022 09:21
Para: ‘Willian Rabelo'

Assunto: RES: Solicitacao Edital - Vale Alimentacdo
Bom-dia,

Conforme Edital: “12.1.2. Prego total mensal (considerando a taxa de administragao que
assumira valores iguais ou superiores a zero — conforme v. acérdao proferido pelo TCE/SP
no TC010031.989.22-1), em algarismos, apurado a data de sua apresentagdo, expresso em
moeda corrente nacional, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria,
incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e
demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral
execugao do objeto da presente licitagao;”

Atenciosamente,

Camara Municipal de Sumaré.

De: Willian Rabelo <willian@msbeneficios.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 27 de maio de 2022 14:26
Para: comprasl@camarasumare.sp.gov.br
Assunto: RES: Solicitagdo Edital - Vale Alimentagdo
Boa tarde Tudo 6timo e vocé?

Obrigado pelo retorno.

Apenas confirmando, NAO serd aceito taxa negativa correto?

Qualquer duvida estou a disposicdo
Obrigado




